Graziela Escoto da Luz

De: Comercial | Construvia <comercial.rs@construvia.bsb.br>

Enviado em: quinta-feira, 29 de novembro de 2018 14:29

Para: administrativo.graziela@crars.org.br; adm.fin@crars.org.br; gerex@crars.org.br
Cc: Comercial | Construvia; Eng RS | Construvia

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - Licitacdo TP 006/2018

Anexos: Untitled_11282018_123657.pdf

Boa tarde!

Respondendo ao vosso questionamento, conforme a nossa proposta firmada e assinada, todos os nossos valores
unitarios ja estd incluso o seu BDI.

Na nossa proposta comercial consta a seguinte afirmagao:

"Declaramos que nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto."

Qualquer duvida, estou a vossa disposicao.

e Giuliano Caselani
Gerente

Construvia comercial.rs@construvia.bsb.br
ENGENHARIA +55 (54) 98407-441

De: "Comercial | Construvia" <comercial@construvia.bsb.br>
Para: "Comercial | Construvia" <comercial.rs@construvia.bsb.br>
Enviadas: Quinta-feira, 29 de novembro de 2018 9:12:04
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Licitagédo TP 006/2018

De: "Graziela Escoto da Luz" <administrativo.graziela@crars.org.br>

Para: comercial@construvia.bsb.br

Cc: "Marcele - ADM/FIN" <adm.fin@crars.org.br>, "Gerencia Executiva" <gerex@crars.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de novembro de 2018 13:47:41

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Licitagao TP 006/2018

Boa tarde,



Segue em anexo pedido de esclarecimento ao Conselho Regional de Administracdo do Rio Grande do Sul.

A empresa tem o prazo de 01 (um) dia para envio da resposta.

Atenciosamente,

I

Atenciosamente,

Elaine Almeida

Gerente
comercial@construvia.bsb.br

o +55 (61) 3045-9992 / 99613-3974
ConstruVia 512 quadra 03 Bloco o n° 64 Sala 201. CEP 70610-430

ENGENHARIA Brasilia/DF




